



§ 16 Rindö 3:378 och Rindö 3:431, Tillsyn PBL, upplag av schaktmassor m.m.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Efter platsbesök och granskning av flygfoton har det kunnat konstateras att massor av bl.a. jord och grus har lagts upp på en yta om närmare en hektar inom fastigheterna Rindö 3:378 och Rindö 3:431 (tidigare Rindö 3:382). Materialet härrör från exploateringen av Rindö hamn. Ett tidsbegränsat bygglov för anordnande av upplag på fastigheten gällde mellan 2011-2016. Något nytt lov har inte lämnats därefter.

Stadsbyggnadsnämnden förelade 2021-06-16, § 50, Vasallen Vaxholm Exploatering AB (hädanefter kallat Vasallen) att lämna in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för upplaget av schaktmassor. Skälen var kortfattat att Vasallen angett att massorna kommer att behövas i kommande anläggningsarbeten och att tidsbegränsat lov tidigare har getts för upplag av schaktmassor hänförliga till den pågående exploateringen av Rindö hamn.

Vasallen kom 2021-08-27 in med en ansökan om tidsbegränsat bygglov.

Bygglovsenheten avvisade ansökan genom beslut 2023-05-12, § 290. Vasallen lämnade sedan in en ny ansökan 2023-10-10. Ansökan avslogs av Stadsbyggnadsnämnden genom beslut SBN § 119, 2023-12-06.

Fastigheten Rindö 3:382 har sedermera blivit föremål för fastighetsreglering varpå en del av berört område har reglerats in i Rindö 3:378 som ägs av Tornstaden Oxdjupet AB (hädanefter kallat Tornstaden) och en del har bildat en ny fastighet, Rindö 3:431, som alltjämt ägs av Vasallen. Enligt information från kommunens exploateringsenhet håller Vasallen på att avveckla sitt fastighetsinnehav i Rindö Hamn. Överlämning har successivt skett till Tornstaden som numera är den huvudsakliga exploatören i området.

Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att upplaget är lovpliktigt och att bygglov inte kan ges i efterhand. Ansökan om tidsbegränsat lov har avslagits genom beslut 2023-12-06. Överträdelsen kan inte betraktas som preskriberad. Det finns därför förutsättningar att förelägga om rättelse enligt 11 kap. 20 § PBL. För att säkerställa att föreläggandet blir effektivt bedöms det nödvändigt att förena det med vite. För föreläggandet avseende Rindö 3:378 bedöms ett belopp om 500 000 kr vid fristens utgång och 100 000 kronor för varje tremånadersperiod därefter som föreläggandet inte följs vara rimligt och stå i proportion till överträdelsens karaktär och kostnaden för att genomföra rättelse. För föreläggandet avseende Rindö 3:431 bedöms ett



belopp om 100 000 kr vid fristens utgång och 50 000 kronor för varje tremånadersperiod därefter som föreläggandet inte följs vara rimligt och stå i proportion till överträdelsens karaktär och kostnaden för att genomföra rättelse.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 18:43-18:52

Yrkanden

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 18:59-19:04

Fortsättning yrkanden

Christopher Day (LVD) yrkar:

Bifall till återställandet av marken till skicket från 2011 då det tidsbegränsade bygglovets gavs.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två beslut till förslag föreligger.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska bordläggas och finner att stadsbyggnadsnämnden bordlägger ärendet.

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av stadsbyggnadsnämnden:

Ja röstar: den som bordlägger ärendet

Gunilla Lauthers (V), Jens Alexandersson (M), Mikael Guslin (M), Anders Örnevall (L) och Anders Garstål (S)

Nej röstar: den som vill att ärendet avgörs på dagens sammanträde

Michael Andram (WP), Hans Michaelsen (WP), Mailis Dahlberg (C) och Christopher Day (LVD)



Omröstningsresultat

Ordföranden finner att stadsbyggnadsförvaltningen med 5 ja-röster mot 4 nej-röster bordlägger ärendet.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2024-01-05

Underlag och bedömning av ärendet, 2024-01-05

Bildbilaga, 2023-09-13

Övriga handlingar som ligger till grund för bedömningen

Utredning flygfoton, 2023-09-13

Tillsynsrapport från platsbesök 2023-09-12, 2023-09-13

Tillsynsanklaganden från Föreningen Rindöborna, inkom 2023-07-04

Skrivelse från Föreningen Rindöborna, inkom 2023-06-04

PM Rindö Kullar, inkom 2023-05-03

Fotografi 1-8 fortsatt tippning, från klagande, inkom 2022-06-21

Yttrande från Vasallen (ansökan om tidsbegränsat bygglov), inkom 2021-08-27

Yttrande från Vasallen (inlämnat i samband med handläggningen av lovansökan), inkom 2022-05-18

Bilaga till yttrande från Vasallen, inkom 2022-05-18

Yttrande från Tornstaden och Vasallen, inkom 2023-10-10

Skrivelse från Föreningen Rindöborna, inkom 2023-10-09

Bilaga till skrivelse från Föreningen Rindöborna, inkom 2023-10-09

Skrivelse från Brf Grisselmaren 1 m.fl., inkom 2023-10-04

Nämndbeslut, SBN § 50/ 2021-06-16 Lovföreläggande avseende upplag av schaktmassor, med tillhörande handlingar 2021-06-29

Beslutsbilaga

Till beslutet hör en beslutsbilaga med viktig information som rör ärendet.

Kopia på beslutet till

För åtgärd:

Bygglovsenheten för expediering